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Yttrande över översiktsplan för Ånge 
kommun 

Inledning 
Ånge kommun har i enlighet med 3 kap. 14 § plan- och bygglagen (PBL) översänt 
ett förslag till översiktsplan till länsstyrelsen för granskning.  

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § PBL. Yttrandet utgör 
statens samlade uppfattning om planen vad gäller länsstyrelsens 
ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede.   

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om: 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB), 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB 
inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den 
antagits. Där länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i 
översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL). 

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har länsstyrelsen inhämtat 
synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden 
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över planförslaget har inkommit från Luftfartsverket, Statens geotekniska 
institut (SGI), Skogsstyrelsen, Trafikverket, Svenska kraftnät och 
Energimyndigheten. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för 
kännedom. 

Ånge kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen för LIS från 2013 kommer 
fortsatt att gälla. Länsstyrelsen lämnar därför inte synpunkter på huruvida 
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är 
förenlig med 7 kap. MB. De synpunkter som länsstyrelsen lämnade under 
samrådet kvarstår. 
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Samlad bedömning 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny 
översiktsplan. Då inga större förändringar av översiktsplanen har gjorts sedan 
samrådet är länsstyrelsens samlade bedömning fortsatt att det finns vissa 
tveksamheter i om översiktsplanen kommer vara ett tillräckligt bra stöd för 
kommande prövningar, detaljplaner och bygglov. Detta med tanke på att 
översiktsplanen genomgripande hålls på en översiktlig nivå. Länsstyrelsen 
saknar fortfarande tydliga riktlinjer för respektive utvecklingsområde som ska 
fungera vägledande framöver. I riktlinjerna för markanvändning och planerad 
utveckling beskrivs att hänsyn ska tas, men hur detta ska gå till framgår inte. 
Kommunen framför i samrådsredogörelsen att arbetet med översiktsplanen ska 
fortsätta även efter att den har antagits och att planen ska fördjupas i vissa delar 
direkt efter antagande. Länsstyrelsen uppmuntrar fortsatt arbete med 
översiktsplanen. 

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen i stort tillgodoses men att det 
saknas tydliga riktlinjer kring hur riksintressenas värden ska skyddas. 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen bör utvecklas i det hänseendet.    

Länsstyrelsen bedömer att det är fortsatt oklart om det som föreslås medverkar 
till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen bör 
utvecklas i det hänseendet. 

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som 
angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 

Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse och byggnadsverk i stort inte blir 
olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. När det gäller riskfyllda anläggningar samt 
vattenskydd och vattenförsörjning anser dock länsstyrelsen att översiktsplanen 
bör utvecklas.  

Länsstyrelsens synpunkter gällande 
ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Riksintressen 

Nedan följer kommentarer kring de riksintressen där länsstyrelsen fortsatt har 
synpunkter. För de riksintressen som inte redovisas nedan har länsstyrelsen inga 
synpunkter.  

Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
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Sedan samrådet har kommunen utifrån länsstyrelsens synpunkt justerat så att 
Utveckling tätortsbebyggelse i Ånge ned mot Ångesjön inte överlappar nedersta 
delarna av Dysjöån.  

I övrigt ser länsstyrelsen inga konflikter rörande riksintressena för naturvård, 
eftersom kommunen inte har några planer för dessa angivna i bilagan för 
riksintressen. Länsstyrelsen saknar dock kommunens syn på hur riksintressen 
för naturvård ska värnas i kommande exploateringsärenden. I översiktsplanen 
framgår att riksintressenas värden ska skyddas, men inte hur.  

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Länsstyrelsen gör bedömningen att översiktsplanen i stort sett behandlar 
riksintressen för kulturmiljövård på ett bra sätt. Inte heller anses 
översiktsplanen medföra en betydande miljöpåverkan eller påtaglig skada. 
Däremot, för att översiktsplanen ska vara stödjande i kommande prövningar 
vore det positivt om kommunen beskriver hur riksintressena ska tas om hand. 
Länsstyrelsens synpunkt sedan samrådet kvarstår därför. 

Länsstyrelsen anser att riksintressena fortfarande behandlas summariskt och 
förtydliganden kan förbättra översiktsplanen. Översiktsplanen bör kompletteras 
med fördjupningar av vilken typ av utveckling som är förenlig med respektive 
riksintresseområde, vad som kan prövas i bygglov samt hur riksintressena ska 
förvaltas för att ge goda förutsättningar för ett långsiktigt omhändertagande av 
riksintressenas värden. Det inte minst utifrån att ändrad markanvändning 
föreslås på jordbruksmark i Ljungaverk och Fränsta som också ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården.  

Vindbruk (3 kap. 8 § MB) 
Länsstyrelsen påtalade i samrådet att resonemanget kring varför andra 
riksintressen väger tyngre än vindbruk skulle kunna utvecklas. Denna synpunkt 
kvarstår. 

Rennäring (3 kap. 5 § MB) 
Sedan samråd har följande tillägg till översiktsplanen gjorts av kommunen: 

• Kommunen har uppdaterat sina riktlinjer för hela kommunen med en 
riktlinje om att riksintresseområden och utpekade trivselland ska 
beaktas samt att tidiga samråd ska ske vid utveckling inom dessa 
områden.  

• Under avsnittet Övriga förhållanden av väsentlig betydelse har 
kommunen lagt till ett stycke med en kort beskrivning av hur 
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rennäringen bedrivs och att större etableringar som exempelvis 
vindkraft behöver prövas särskilt utifrån hänsyn till bland annat 
rennäring.  

• Under rubriken Miljöaspekter där ej betydande miljöpåverkan antas 
noterar kommunen att utpekandet av hänsynsområden för skogsbruk 
stärker viktiga områden för rennäring och att planering av vindkraft ska 
ske med hänsyn till rennäringens markanvändning.  

Länsstyrelsen ser positivt på de tillägg som kommunen har gjort i 
översiktsplanen och att det nu finns en riktlinje om att rennäringen ska beaktas. 
Däremot, kan kommunen utveckla hur rennäringen ska beaktas. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen bedömer att det är fortsatt oklart om det som föreslås medverkar 
till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen bör 
utvecklas i det hänseendet. 

MKN Vatten 
Kommunen har sedan samrådet inte förändrat och utvecklat innehållet i 
översiktsplanen med avseende på MKN för vatten. Detta trots länsstyrelsens 
synpunkter i samrådet. Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår 
därför. 

En översiktsplan bör på ett övergripande sätt redovisa kommunens strävan att – 
inom ramen för kommunens samlade rådighet – skydda, stärka och återskapa de 
förutsättningar som är nödvändiga för att efterleva gällande 
miljökvalitetsnormer. Översiktsplaneringen ska inte bara vara ett verktyg för att 
minimera negativa konsekvenser för vattenmiljöer. Den bör även visa 
inriktningen för kommunens delar av det nödvändiga arbete som har som 
målsättning att uppnå MKN för alla de vattenområden som idag inte uppnår sin 
miljökvalitetsnorm. Majoriteten av vattenförekomsterna inom Ånge kommun når 
inte sina respektive miljökvalitetsnormer. 
 
Kommunen har flera viktiga roller för att bidra till att miljökvalitetsnormer 
efterlevs/uppnås i de vattenförekomster som ligger inom kommunen eller för 
de vattenområden utanför den egna kommunen som påverkas av mark- och 
vattenanvändning inom det egna förvaltningsområdet. Kommunen har en roll 
både som exploatör och som tillsyns- och tillståndsmyndighet liksom en roll 
som leverantör av vattentjänster. Kommunens roll kan även genom sin möjlighet 
till samverkan med andra intressenter och parter bidra till att fler 
vattenområden uppnår sina respektive miljökvalitetsnormer.  
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Länsstyrelsen saknar därför en övergripande beskrivning eller hänvisning till 
plan över hur Ånge kommun ska vara en aktiv part inom alla sina 
ansvarsområden för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster 
inom kommunen.  
 
En översiktsplan bör sikta på att i högre utsträckning nå miljökvalitetsnormerna 
för vatten. Därför bör miljökonsekvensbeskrivningen även kunna beskriva de 
positiva konsekvenser för vattenmiljön som översiktsplanen förväntas ha och 
inte bara beskriva att översiktsplanen inte innebär en risk för försämrad status 
för berörda vattenförekomster. 

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning 
som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.  

Hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion  

Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse och byggnadsverk i stort inte blir 
olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. När det gäller riskfyllda anläggningar samt 
vattenskydd och vattenförsörjning anser dock länsstyrelsen att översiktsplanen 
bör utvecklas. 

Ras, skred och erosion 
Länsstyrelsen anser att de synpunkter som framfördes i samrådet nu har 
hanterats på ett acceptabelt sätt. 

Klimatanpassning 
Kommunen har i sin samrådsredogörelse redovisat vilka förändringar som gjorts 
i översiktsplanen sedan samrådsskedet. De flesta synpunkter rörande 
klimatanpassning har besvarats och behandlats, och ett antal nya skikt har lagts 
till i kartfunktionen. Kommunen lyfter att arbetet med klimatanpassning 
kommer fortsätta, och att de har för avsikt att göra en kompletterande 
klimatriskanalys. Länsstyrelsen ser fram emot fortsatt dialog kring denna, som 
kan bli ett viktigt underlag i kommande översikts- och detaljplanering. 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter i detta skede. 

Riskfyllda anläggningar 
Befintliga anläggningar 

I Ånge kommun finns idag en anläggning som är klassad som så kallad 
Sevesoverksamhet, det vill säga att den berörs av lagen (1999:381) om åtgärder 
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för att förebygga och begränsa följderna av farliga kemikalieolyckor. Det handlar 
om Albyfabriken.  

Det finns även anläggningar som är så kallad farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Där faller Albyfabriken in men även 
Mittfrys och Flogas anläggningar i Ånge tätort. 

Alla dessa tre anläggningar har inneboende risker förknippade med sig som gör 
det utmanande med ny bebyggelse i närområdet. Länsstyrelsen anser att det kan 
vara lämpligt att kommunen i sin översiktsplan har ett ställningstagande kring 
hur ny bebyggelse ska hanteras i närheten av dessa anläggningar.  

Nya anläggningar 

I översiktsplanen nämns bränslestation och dammbyggnad som verksamheter 
där en riskbedömning ska göras vid nyetablering. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör komplettera översiktsplanen med hur nya verksamheter ska 
hanteras enligt lagstiftningen som nämns ovan. Det är speciellt viktigt då det 
pågår nyetableringar med stora mängder kemikalier i Ånge kommun. Kommunen 
bör även överväga att ha ett ställningstagande kring hur kommunen hanterar 
nyetablering av riskfyllda anläggningar.  

Skyddsavstånd 
Sedan samrådet har kommunen inkluderat riskbedömning inom 150 meter från 
järnväg och planen har kompletterats med information om byggnadsfritt avstånd 
till järnväg och tillståndspliktig zon till väg E14. Länsstyrelsen vill dock tillägga att 
den tillståndspliktiga zonen även gäller det övriga vägnätet. 12 meter bör således 
vara det rekommenderade avståndet från samtliga statliga vägar för 
nybyggnation. För väg E14 råder den utökade tillståndspliktiga zonen om 25 
meter. Detta bör tydliggöras under riktlinjen om Trafiksäkerhet. 

Vattenskydd och vattenförsörjning 
Under samrådet framförde länsstyrelsen att översiktsplanen bör kompletteras 
med en översiktlig beskrivning av de naturliga förutsättningarna för kommunal 
vattenförsörjning i Ånge kommun. Dessutom, efterfrågade länsstyrelsen ett 
resonemang kring hur en långsiktigt hållbar vattenförsörjning ser ut. 
Översiktsplanen har inte kompletterats med detta varför synpunkten kvarstår.  

I Sundsvallsregionens gemensamma utvecklingsinriktning står det att Vi ska ha 
världens bästa dricksvatten. Det är en vällovlig ambition, men länsstyrelsen 
ställer sig tveksam till om översiktsplanen i dess nuvarande form och det 
underlag som finns är tillräckligt vägledande för att nå målet. Det framgår av 
planförslaget att arbete med VA-plan och vattenskyddsområden pågår, fast inte i 
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önskvärd takt. Länsstyrelsen tycker att det är positivt och viktigt att arbete 
pågår för att nå målet. Det är viktigt att kommunens VA-planering och 
översiktsplan hänger ihop och inte motsätter varandra. När det gäller revidering 
av vattenskyddsområden krävs en stor arbetsinsats och ofta utökas 
vattenskyddsområdet med nya ändrade markreglerande föreskrifter som kan 
påverka översiktsplanen. 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter gällande 
övriga allmänna intressen 
I samrådsredogörelsen framgår att enbart vissa delar av översiktsplanen har 
kompletterats utefter länsstyrelsens övriga synpunkter och att resten sparas till 
framtida arbete med översiktsplanen.  

Jordbruksmark 
Översiktsplanen pekar ut ändrad mark- och vattenanvändning för verksamheter 
och industri och bostäder på jordbruksmark i Ljungaverk och Fränsta. 
Kommunen menar att det inte finns några alternativa lägen att peka ut i dessa 
två orter. Länsstyrelsen ställer sig däremot tveksam till att bedömningen om att 
inga alternativa platser finns är tillräcklig. Dessa områden som kommunen pekar 
ut för bostäder och industri ligger dessutom inom riksintresse för 
kulturmiljövården, Ljungans dalgång. I rapporten Kulturmiljöer i Ånge kommun, 
del 1. Rapport YLM 2023:7 som Västernorrlands museum tagit fram på uppdrag av 
kommunen framgår att stor varsamhet bör iakttas vid förändring och att det 
öppna landskapet mellan bebyggelsestråken och Ljungan är mycket viktiga 
karaktärsdrag för områdets landskapsvärden. Det framgår även att sträckan från 
Västanå till Torpshammar äger viktiga kärnvärden för detta område.  

Kommunen pekar även ut utveckling av tätortsbebyggelse och landsbygd som 
också innefattar jordbruksmark bland annat i hela Ljungandalen och 
Torpshammar. I översiktsplanen finns en riktlinje kopplad till jordbruksmark 
under utveckling landsbygd, men detta saknas för utveckling tätortsbebyggelse. 
Länsstyrelsen menar att även inom dessa områden ger översiktsplanen en 
möjlighet att jordbruksmarken kan tas i anspråk.  

Länsstyrelsen ser positivt på att det tydligt uttrycks i översiktsplanen att det i 
samband med plan- och bygglovsärenden alltid ska göras en bedömning om 
jordbruksmarken är brukningsvärd och att det tagits fram riktlinjer för att ta 
hänsyn till jordbruksmarken. I översiktsplanen lyfts även kommunens 
enastående natur- och kulturlandskap och att helhetssyn och långsiktighet ska 
vara en utgångspunkt för planering av markanvändning. 
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Den hänsyn som tas i översiktsplanen är däremot inget utöver lagkravet. 
Jordbruksmarken skyddas i miljöbalkens hushållningsbestämmelser, 3 kap. 4 §. 
Ur lagtexten går det att tolka att kommunen i översiktsplaner, detaljplaner, lov 
och förhandsbesked ska föra ett resonemang i tre steg när jordbruksmark är 
aktuell för ändrad markanvändning:  

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?  

3. Kan behovet tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk? 

Länsstyrelsens uppfattning är att det av översiktsplanen tydligare borde framgå 
vilken hänsyn som förväntas tas till jordbruksmark i förhållande till 
nyetableringar. En analys av jordbruksmarkens betydelse i förhållande till 
nyetableringar redan i översiktsplanen skulle sätta agendan för framtida 
satsningar. 

Länsstyrelsen vill åter påpeka att jordbruksmark inte är en förnyelsebar resurs. 
Exploatering av jordbruksmark är dessutom att anse som en irreversibel 
process. Möjligheterna att odla upp ny jordbruksmark är idag begränsade då den 
mest lämpliga jorden redan odlas och att omvandling av mer mark till 
jordbruksmark står i strid med andra mål. Att exploatera jordbruksmark med 
motiveringen att kommunen är en liten livsmedelsproducent kan knappast anses 
bygga på vare sig helhetssyn eller långsiktighet. 

I översiktsplanen står att kommunens generella riktlinje vid nyanläggning bör 
vara minst 50 meter mellan bostadshus och beteshage samt minst 100 meter 
mellan bostadshus och stall/ladugård/gödselstack på angränsande fastighet. 
Har kommunen i bedömningen av ianspråktagandet av mark även räknat med att 
jordbruksmarken intill den planerade bebyggelsen kommer påverkas av 
kommunens riktlinjer? Att kommunen har dessa riktlinjer visar tydligt 
problematiken med att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. 

Ambitionen att vara en 10-minuters kommun där invånarna ska nå service inom 
tio minuter med cykel bör gå att genomföra utan att ta jordbruksmark i anspråk 
för bebyggelse. 

Kulturmiljövård 
Kommunen meddelar i samrådsredogörelsen att de ämnar spara länsstyrelsens 
synpunkter för det fortsatta arbetet, och att tanken är att översiktsplanen ska 
fördjupas i vissa delar direkt efter att översiktsplanen är antagen. Eftersom det 
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inte framgår vilka delar som ska fördjupas kan inte länsstyrelsens synpunkter 
från samrådet anses vara uppfyllda eller besvarade. Länsstyrelsen ser dock 
positivt på att kommunen har kompletterat riktlinjerna om kulturmiljö med att 
kulturmiljöinventeringen ska användas som stöd vid detaljplanering, 
bygglovgivning och anmälan/tillståndsansökningar.  

Byggnadsminnen 
Rörande de få byggnadsminnena som finns i Ånge kommun, ser länsstyrelsen 
gärna fortfarande att kommunen slutligen tar ett samlat grepp om vad som bör 
göras, och i vilken ordning och omfattning, för att återigen få Vikbron att erhålla 
sin status som farbar bro.  

Ljungaverk och Ljungadalen 
I Ljungaverk finns stora kulturhistoriska värden och länsstyrelsen vill framhålla 
att ombyggnation i detta område ska ske utan att förvanska byggnaders utsida 
eller planlösning. Det bör även ske i samråd med antikvarisk expertis.  

Planförslaget anger att de föreslagna utvecklingsområdena inte är utredda i 
detalj och att hänsyn och anpassningar kommer att behöva göras. Utvecklingen i 
Ljungandalen bedöms kunna ske med hänsyn till de värden som finns och även 
stärka dessa. Därför bedöms risken för negativ påverkan och skador som liten. 
Här vill länsstyrelsen understryka att detta beror lite på vilka typer av 
professioner som kommer till tals, och som gör den slutliga och sammanlagda 
bedömningen av hur värden ska klassificeras gentemot varandra. 

Naturvård och grön infrastruktur 
Länsstyrelsens synpunkter gällande naturvårdsfrågorna som lyftes under 
samrådet kvarstår. Översiktsplanen tycks oförändrad, exempelvis gällande 
Skogsbygd hänsynsområde. Länsstyrelsen finner ingenstans vad underlaget är 
baserat på för material och önskar en tydligare koppling till befintligt underlag 
om var koncentrationer av höga naturvärden finns. Det stämmer delvis, men inte 
överallt, med länsstyrelsens värdetrakter för barrskog.  

Det är av vikt att beakta värdetrakter för alla naturtyper. Länsstyrelsen noterar 
att kommunen har utelämnat ett stort område kring Djup-Horten-Hortesån i 
västra delen av kommunen. Där pågår en av länets största reservatsbildningar på 
mycket lång tid och där är vildmarkskänslan som högst påtaglig.  

I översiktsplanen framgår att det i Ånge kommun redan finns en väl utvecklad 
grön- och blåstruktur varför fokus ligger mer på bevarande än utveckling. 
Länsstyrelsen anser däremot att kommunen mycket väl kan behöva arbeta med 
utpekade områden för gröninfrastruktur. Att ett område är bevuxet med träd 
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innebär inte att det per automatik har en fungerande grön infrastruktur. Det 
finns således behov att utveckla den grön och blå infrastrukturen i kommunen. 
Värdetrakterna som finns i handlingsplanen för grön infrastruktur kan vara stöd 
i var insatser bör prioriteras.  

Ändrad markanvändning  
Under samrådet lämnade länsstyrelsen synpunkter kring kommunens utpekande 
av ändrad markanvändning. Länsstyrelsen ser inte att några ändringar har gjorts 
till granskningen. Synpunkterna kvarstår och framgår nedan.  

I översiktsplanen finns generella och övergripande riktlinjer för områden som 
pekas ut som ny och utvecklad markanvändning (skalnivå 2).  

I markanvändningskartan framgår att det för ett flertal områden finns 
överlappande markanvändning föreslagen som inte automatiskt känns helt 
logisk när riktlinjerna för de olika skalnivåerna studeras. Det gäller exempelvis 
för del av:  

• Överturingen – Utveckling tätortsbebyggelse och Utveckling centrum 
(skalnivå 2) som inte ligger inom Tätort utan inom Ljungandalens 
kulturbygd (skalnivå 1).  

• Överturingen – Nya industriområden (skalnivå 2) inom Ljungadalens 
kulturbygd (skalnivå 1).  

• Byberget – Utveckling landsbygd (skalnivå 2) men ligger inom Skogsbygd 
hänsyn (skalnivå 1).  

• Naggen – Utveckling landsbygd (skalnivå 2) men ligger inom Skogsbygd 
(skalnivå 1).  

• Munkbyn, Fränsta, Ljungaverk, Torpshammar och Erikslund – Utveckling 
landsbygd (skalnivå 2) men ligger inom Tätort (skalnivå 1).  

Överlappande markanvändningar behöver i sig inte innebära någon motsättning. 
Länsstyrelsen anser dock att det, i vissa fall, tenderar att bli något svårtolkat vad 
som egentligen gäller i de specifika områdena och att översiktsplanen därför 
riskerar att brista i tydlighet inför kommande planering och prövningar. 
Exempelvis gällande utpekandet av Nya industriområden inom Ljungadalens 
kulturbygd så framgår av riktlinjen för Ljungadalens kulturbygd att bebyggelse bör 
lokaliseras och utformas så att det harmonierar med byggnadstraditioner i 
området. Länsstyrelsen undrar om kommunen avser att det även ska vara 
gällande för nya industribyggnader. Detta kan med fördel ses över.  
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Länsstyrelsen menar att översiktsplanen är alltför översiktlig när det kommer till 
de områden som föreslås för ändrad markanvändning (utvecklad och ny). Det 
saknas en mer detaljerad redovisning av områdena samt vilka förutsättningar 
och vilken hänsyn som kommunen anser kommer att behöva tas i det specifika 
området i kommande planering och lovgivning. En mer detaljerad redovisning 
skulle även innebära att konsekvenserna av den ändrade markanvändningen 
skulle kunna analyseras och beskrivas på ett tydligare sätt i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Övrigt 

• Översiktsplanen har inte kompletterats med vad som gäller för 
flyghinder för den civila luftfarten. Detta bör nämnas i alla 
översiktsplaner för att säkerställa att Luftfartsverket remitteras i dessa 
ärenden. 

• Översiktsplanens markanvändningskarta bör redovisa transmissionsnät 
och stationer, så att det tydligt framgår hur dessa förhåller sig till övriga 
intressen. Transmissionsnät och distributionsnät ska tydligt särskiljas så 
det framgår vad som är transmissionsledningar och vad som är region- 
och lokalnät.  

Transmissionsnätet (el-överföring via 400 och 220 kV-ledningar) har de 
högsta spänningsnivåerna som finns i Sverige och kan likställas med 
europavägar, medan region- och lokalnät arbetar med regional och lokal 
eldistribution. Näten har olika funktion, spänningsnivåer och olika 
planeringsförutsättningar. Transmissionsnätet jobbar med överföring 
över långa avstånd inom och mellan länder. Det är därför av stor vikt för 
samtliga parter att åtskillnad tydligt klargörs mellan spänningsnivåer 
eftersom transmissionsnätet för el är av nationellt intresse för Sverige. 

• Det framgår på sidan 45 i översiktsplanen att en energiplan för Ånge 
kommun saknas i dagsläget men ska tas fram. Länsstyrelsen ser positivt 
på det eftersom varje kommun ska ha en energiplan enligt lagen om 
kommunal energiplanering (1977:439). Det är därför önskvärt att 
kommunen även anger när planen kommer tas fram.  

En energiplan är ett viktigt verktyg för att knyta ihop såväl mål på 
nationell och regional nivå som den regionala energistrategin med lokala 
förutsättningar och prioriteringar när det gäller energifrågor. 
Energiplanen bör sedan kopplas till den fysiska planeringen. En 
energiplan kan exempelvis tas fram som ett tillägg till översiktsplanen 
och/eller kombineras med en klimatplan.  
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Beredning 
Detta beslut har fattats av länsråd Daniel Gustafsson efter föredragning av 
planhandläggare Malva Anderson. I den slutliga handläggningen har även 
beredskapshandläggare Martin Neldén, miljöhandläggare Per Molin, antikvarie 
Malin Bartosch, miljöhandläggare Maria Sundberg, planhandläggare Anna 
Döhlen Wedin, handläggare Magnus Jensen, byggnadsantikvarie Michael Thörne 
och biolog Kristin Lindström deltagit. 

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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